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Poikkeamislupahakemus 20-58-POI

130/10.03.00/2020

Ympltk § 28
Liinmaan perinneyhdistys ry on jättänyt poikkeamislupahakemuksen
kerrosalaltaan n. 90 m2 kokoontumisrakennuksen, siihen liittyvän
katoksen (katoksen ala n. 230 m2) ja niihin liittyvien muiden
rakennelmien (kulkusilta, portaat) rakentamiseksi. Hanke sijoittuu
osalle kiinteistöstä 051-408-1-0 (Kaukonpieli) ja määräalalle
051-408-3-12-M601 (Koivukari).

Hanke sijoittuu Eurajoen rantayleiskaavassa osittain alueelle, joka
on osoitettu muinaismuistoalueeksi (SM) ja osittain alueelle, joka on
osoitettu muinaismuistoalueen suoja-alueeksi (SM-s).
Asemapiirroksen mukaan muinaismuistoalueelle (SM) sijoittuvat silta
ja porrasrakenteet ja kokoontumistilarakennus katoksineen ja
aputiloineen sijoittuu muinaismuistoalueen suoja-alueelle (SM-s).
Asemapiirroksen mukaan suoja-alueelle sijoittuu myös 48
autopaikan pysäköintialue.

Rakentamisrajoitus
Poikkeamista haetaan MRL 72 §:n 2. mom mukaisesta kiellosta
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Lisäksi poikkeamista haetaan MRL 43 §:n 1. mom mukaisesta
kiellosta rakentaa rakennusta siten, että vaikeutetaan yleiskaavan
toteutumista.

Hakijan perustelut
Hakija perustelee hakemustaan mm. sillä, että Liinmaan
perinneyhdistys ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä Liinmaan
muinaismuistoalueen hyväksi, alueen hoitamiseksi ja
tunnettuvuuden lisäämiseksi. Yhdistys on vuokrannut alueet ja
sitoutunut hoitamaan ja kehittämään aluetta laaditun
hoitosuunnitelman mukaisesti.
Yhdistyksen toimesta alueella järjestetään tapahtumia, joita
suunniteltu kokoontumistila (Liinmaa-paviljonki) osaltaan palvelisi.
Yleiseen ja yhteiseen käyttöön tuleva tila palvelisi lisäksi retkeilijöitä,
muinaishistoriaan tutustuvia koululaisia ja tilassa voisi järjestää
erilaisia kursseja. Liinmaan muinaislinnan alue voisi olla myös yksi
Eurajoen Oppaiden opastettavista kohteista.
Muut suunnitellut rakenteet (portaat, sillat) helpottaisivat kulkua
alueella.

Kuuleminen
Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole hankkeesta
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huomautettavaa.

Kaavatilanne
Eurajoen rantayleiskaavan SM alueen kaavamääräyksen mukaan
alue on muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,
vahingoittaminen ja muu kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Muinaismuistoalueiden ja -kohteiden sekä niiden
lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on
kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon niiden
suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen
arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Kaikista
aluetta koskevista suunnitelmista tulee Satakunnan Museolle varata
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

SM-s alueen kaavamääräyksen mukaan vallitseva maankäyttö on
sallittu. Peltoalueilla tulee maisema säilyttää avoimena.
Rakennuspaikkojen muodostaminen on kielletty. Muun
rakentamisen (ladot, ulkorakennukset), kuten myös
maankaivuutöiden osalta tulee pyytää Satakunnan Museon
lausunto.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 (hyväksytty 17.5.2019)
hanke sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
(Irjanne-Eurajoki-Linnamaa kulttuurimaisema) ja lisäksi sille
kohdistuu rakennusperintökohteen merkintä Liinmaan linna-alue
(kh).
Lisäksi alue kuuluu osaksi maisemallisesti tärkeää aluetta
(Vuojoki-Linnamaa kulttuurimaisema). Maakuntakaavan
suunnittelumääräyksen todetaan muun ohella, että kohteen ja siihen
olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava
huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot
sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Lausunnot
Hankkeesta on pyydetty lausunnot Satakunnan Museolta,
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä kaavoitusviranomaiselta.

Satakunnan Museo toteaa lausunnossaan mm. että suunniteltu
kokoontumistila tukee muinaisjäännöksen suojelua ja säilymistä
sekä vahvistaa talkootoimintaa Liinmaan muinaisjäännösalueen
hoitamiseksi. Museolla ei ole huomautettavaa paviljongin
arkkitehtuurista vaan pitää sitä onnistuneena ja arkeologiseen
kohteeseen sopivana. Opastusrakenteet (kulkusillat, portaat) estävät
osaltaan maaston kulumista ja lisäävät saavutettavuutta
muinaisjäännösalueella. Kiinteiden penkkien rakentamista museo ei
puolla. Pysäköintialuetta museo pitää tarpeettoman laajana. Museo
edellyttää vielä saavansa tarkemmat suunnitelmat pysäköintialueen
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ja paviljongin lähialueen rakentamisen sopeuttamisesta
ympäröivään metsämaisemaan.
Koska rakentaminen sijoittuu sekä varsinaiselle
muinaisjäännösalueelle, että sen välittömään läheisyyteen, on
hankealueella ennen rakentamisen aloittamista suoritettava
arkeologisia tutkimuksia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan muun ohella,
että hankkeen soveltuvuutta maisemalliselta kannalta tulee arvioida.
Luonnonsuojelun osalta esitetään, että lupapäätöksessä
huomioidaan alueelle suunnitteilla oleva perinnebiotooppi-inventointi
sekä lähialueen liito-oravareviiri. Viimeistään
rakennuslupavaiheessa tulee olla yhteydessä ELY-keskuksen
luonnonsuojeluyksikköön.

Kaavoitusviranomaisen lausunto ei ollut käytettävissä esityslistan
laadintahetkellä. Kaavoitusviranomaisen

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä säädetyt poikkeamisen
edellytykset 
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja
rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista
tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä,
kielloista tai muista rajoituksista.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
- aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista tai
- johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hankkeen arviointi
Yhteiskäyttöön tarkoitetun kokoontumistilan rakentaminen palvelee
maakunnallisesti merkittävän alueen käytön kehittämistä ja kohteen
suunnitelmallinen hoito edesauttaa kulttuuri ym. arvojen säilymistä.
Liinmaan perinneyhdistys ry on sitoutunut hoitamaan aluetta ja sen
polkureittejä erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Osaksi
polkureitistöä rakennettavat kulkusilta ja portaat ohjaavat kulkua
maastossa suunnitellusti ja helpottavat kohteen saavutettavuutta.

Lisätiedot:
vs. johtava rakennustarkastaja
Tiina Lattu
p. 044 431 2709
tiina.lattu@eurajoki.fi
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Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta puoltaa poikkeamislupahakemusta, sillä se
täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä esitetyt poikkeamisen
edellytykset. Lisäksi poikkeamiselle on esitetty erityisiä syitä.
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon Satakunnan
maakuntakaavan suunnittelumääräykset sekä Satakunnan Museon
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkeesta antamat
lausunnot.
Rakennuksen ja sen ympäristön suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota niiden sopeutumiseen ympäröivään metsämaisemaan.
Rakennuksen ja sen ympäristön suunnittelussa tulee huomioida
alueelle suunnitteilla oleva perinnebiotooppi-inventointi ja varata
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikölle
mahdollisuus lausunnon antoon.

Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Tänä
aikana on hankkeelle haettava säädetyssä järjestyksessä
rakennuslupa.

Perustelut
Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Yhteiseen käyttöön
tarkoitetun kokoontumistilan rakentaminen edistää maakunnallisesti
merkittävän alueen kehittämistä ja kohteen suunnitelmallinen hoito
edesauttaa kulttuuri ym. arvojen säilymistä. Hanke edistää
muinaisjäännöksen suojelua ja säilymistä koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 171 §
Poikkeamisen ratkaisee kunnanhallitus (MRL 171 §, Eurajoen
kunnan hallintosääntö 22 §)

Tiedoksi
Satakunnan Museo
ELY-keskus

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Suunnittelutarveratkaisuhakemus 20-59-SUU

134/10.03.00/2020

Ympltk § 29
* * * * * * * * * * * * * * ovat hakeneet suunnittelutarveratkaisua
asuinrakennuksen (250 m2) ja siihen liittyvän talousrakennuksen
(250 m2) rakentamiseen määräalalle kiinteistöstä 051-413-10-65
(Nikusilta).
Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikaksi suunnitellun määräalan
koko on n. 8394 m2. Määräala ei rajoitu rantaan, vaan rajautuu
Nikusillantien pohjoispuolelle metsän reunaan.

Hakijan perustelut
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että asuinrakennus tulee
olemaan maatalousyhtymän toisen osakkaan asunto. Toinen
yhtymän osakas jää nykyiseen tilakeskukseen, joka on n. 300 m
etäisyydellä rakennettavasta talosta.

Kuuleminen
Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole hankkeesta
huomauttamista.

Suunnittelutarve MRL 16 §
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien
tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin,
kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka
vapaa-alueiden järjestämiseen.
Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös
sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden
vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kaavallinen tilanne/rakennusjärjestys
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (hyväksytty 17.5.2019) hanke
sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
(Lapinjoen kulttuurimaisema), jonka suunnittelumääräyksessä
todetaan muun ohella, että alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus,
erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet
viljelyalueet.

Rakennusjärjestyksen 4 a § mukaan rakennusten sijainnin
rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman
luonnonmukaisuus säilyy mahdollisimman hyvin.
Avoimelle peltoalueelle rakennettaessa rakennukset tulee sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien yhteyteen,
pellon reunaan tai metsäsaarekkeeseen.
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Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säästettävä
arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, pellon ja metsän rajalla
kasvavaa puustoa sekä luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja
erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, avokallioita,
kauniita tai suuria yksittäispuita, jne.

Lausunnot
Hankkeesta on pyydetty lausunnot kaavoittajalta sekä
kaavoitusviranomaiselta. Molemmat puoltavat hanketta.
Kaavoittajan laatiman selvityksen mukaan kantatilalla on
rakennusoikeutta.

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella MRL
137 §
Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään,
rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla
suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa,
edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien
toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen
saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä
virkistystarpeiden turvaamista.

Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Suunniteltu rakentaminen on
haja-asutusluonteista ja täydentää olemassa olevaa asutusta.
Rakentaminen sijoittuu pellon taakse metsän reunaan, eikä näin
ollen tukeudu vesistöön.
Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja
liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja
palvelujen saatavuuden kannalta. Rakennuspaikalle on tieyhteys ja
peltoalueella kulkee kunnan vesijohto- ja viemäriverkosto, johon on
mahdollista liittyä.
Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta
erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä
virkistystarpeiden turvaamista, kun rakentaminen sijoittuu
metsänreunaan ja pellon ja metsänreunan väliin jää suojaavaa
puustoa.
Näillä edellytyksillä hanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137
§:n mukaiset erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.

Lisätiedot:
vs. johtava rakennustarkastaja
Tiina Lattu
p. 044 431 2709
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tiina.lattu@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisuhakemusta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on maakuntakaavan
suunnittelumääräysten mukaisesti otettava huomioon alueen
kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään
niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien
avoimet viljelyalueet.
Rakentaminen tulee sijoittaa metsänreunaan ja pellon ja metsän
rajalla kasvavaa puustoa tulee säilyttää.
Suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa
ja esitettävä tässä yhteydessä todistus päätöksen
lainvoimaisuudesta.

Perustelut
Rakentaminen sijoittuu pellon taakse metsän reunaan alueelle,
jossa ei ole loma-asutusta eikä myöskään paineita sille.
Rakennuspaikan aluetta ei mielletä rantaan kuuluvaksi alueeksi,
eikä rakentamisen näin ollen katsota olevan vesistöön tukeutuvaa.
Haettu rakentaminen ei myöskään ole loma-asumisen rakentamista.
Rakentaminen ei aiheuta haittaa alueiden käytön järjestämiselle eikä
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakennuspaikka
rajoittuu Nikusillantiehen ja täydentää olevaa rakennuskantaa.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §
Rakennusjärjestys 4a §
Suunnittelutarveratkaisusta päättää kunnanhallitus (Eurajoen
kunnan hallintosääntö 22 §)

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Maa-aineslupahakemus / Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy

124/10.03.00/2020

Ympltk § 30
Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnan
ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee savipitoisen
mullan ottamista Eurajoen Lapijoen kylässä kiinteistöllä Ritavuori
10:69. Multaa otetaan yhteensä 6200 m3 viiden vuoden aikana.
Vuosittainen otto on noin 1250 m3. Ottamissyvyys on 0,4 metriä.
Samalla haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin
lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Luvan hakija
Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy

Ottamisalue ja sen ympäristö
Ottamisalue sijaitsee Eurajoen kunnan Lapijoen kylässä, kiinteistöllä
Ritavuori 10:69. Tilan kokonaispinta-ala on 25 hehtaaria, josta
suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 1,55 hehtaaria.

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Ovaskantieltä jatkuvan peltotien
päässä, rautatien luoteispuolella. Ottamisalue on vuokrattu
maanomistajalta.  Vuokra-aika on viisi vuotta maa-ainesluvan
myöntämisestä. Vuokrasopimus on hakemusasiakirjojen liitteenä.
Toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva maa-aineslupa mullan
ottoon hakemuksessa esitetyn ottoalueen koillispuolella. 

Ottamismäärä ja -aika
Ottamisen kokonaismääräksi esitetään yhteensä 6200 m3
savipitoista multaa. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 1250 m3.
Ottamissyvyydeksi esitetään 0,4 metriä. Lupaa haetaan viideksi
vuodeksi.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen
Lupavelvollisuus määräytyy maa-aineslain 1 §:n ja 4 §:n perusteella.
Eurajoen kunnan maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on
ympäristölautakunta.

Asian vireille tulo
Hakemus on toimitettu Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluun
11.3.2020, jolloin se on tullut vireille.

Kaavoitustilanne ja luonnonolosuhteet
Satakunnan maakuntakaavassa alueella ei ole erityistä
käyttötarkoitusvarausta. Eurajoen keskustan osayleiskaavassa
(1.12.2014) alue on osoitettu maatalousalueeksi (MT).

Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä
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Natura-alueella tai muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä.
Alueen läheisyydessä ei ole havainnoituja muinaismuistoja eikä
alueella käytettävissä olevan tiedon perusteella ole erityisiä
luonnonsuojelullisia arvoja.

HAKEMUS JA OTTOSUUNNITELMA
Hankkeen tarkoituksena on savipitoisen mullan otto vanhasta
pellosta. Ottamistoiminnan loputtua alue tullaan metsittämään.

Lähin häiriintyvä kohde on yksi vakituinen asuinrakennus ottoalueen
kaakkoispuolella noin 300 metrin päässä. Seuraavat asuintalot ovat
yli 500 metrin etäisyydellä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen
vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Eurajoen kunnan
internetsivuilla 13.3.2020-14.4.2020 maa-aineslain 13 §:n
mukaisesti. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeellä
ottamisalueen naapurikiinteistöjä.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksen johdosta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyytää
lausuntoja eikä lupahakemuksesta jätetty määräaikaan mennessä
yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta päättää Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy:n
Eurajoen Lapijoella sijaitsevalle tilalle Ritavuori 10:69 esittämästä
maa-aineslupahakemuksesta, että luvan myöntämiselle ei ole
maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja esteitä. Lupa myönnetään
maa-aineksen ottamiseen 5 vuodeksi ja ainesten ottaminen voidaan
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 

Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti ja noudattaen
seuraavia määräyksiä:

1. Ottamisalue on merkittävä maastoon riittävällä tavalla, esim.
kepeillä.

2. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste,
jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata.
Maa-ainesten ottamissyvyys saa olla enintään 0,4 m.

3. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen varsinainen
maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa aloituskatselmuksen



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2020 70

Ympäristölautakunta § 30 12.05.2020

jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava
valvontaviranomaisen kanssa.

4. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että
toiminnasta ei aiheudu vesistön tai maaperän pilaantumista tai
niiden vaaraa eikä haitallista vettymistä naapurikiinteistöille.
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava lisäksi, ettei ottotoiminnasta
ja liikenteestä aiheutuva pölyäminen aiheuta haittaa lähialueen
asukkaille.

5. Toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa
ei saa ylittää ulkona A-painotetun keskiäänitason (LAeq)
päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB.

6. Ottamisalueelle tulee varata imeytysmateriaalia (esim. turvetta)
öljy- ja polttoainevuotojen varalta.

7. Ottamisalue tulee pitää siistinä. Alueella ei saa polttaa jätteitä
eikä sinne saa haudata jätteitä.

8. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään
mennessä ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja laatu sähköisesti
NOTTO-tietokantaan (https://anon.ahtp.fi). Ottamisilmoitus tehdään
myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai
keskeytynyt.

9. Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, joista voi
aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä
ilmoitettava Eurajoen kunnan pelastusviranomaiselle ja
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. Luvan haltijan on ilmoitettava ottamistoiminnan ja maisemoinnin
päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä
varten. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään kuukausi ennen toiminnan
päättymistä.

Ratkaisun perustelut
Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen. Ottamistoiminnasta
ei aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai
tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka
rajoittaisivat ainesten ottamista alueelta.

Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä
säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 §:n mukaan
myönnettävä.
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Lupamääräysten perustelut
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11 §.

Ottolupa voidaan myöntää 5 vuodeksi maa-aineslain 10 §:n
mukaisesti.

Kaivualueen merkitseminen maastoon, korkeuskiintopisteiden
sijoittaminen ja kirjanpito otetusta aineksesta ovat välttämättömiä
asioita valvonnan kannalta, sillä kaivualueella suoritetaan vuosittain
valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä ja kaivun etenemistä.
(lupamääräykset 1,2,3,8 ja 10)

Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien melupäästöjen
haittojen vähentämiseksi. (lupamääräys 5)

Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön
roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa. Vesilaissa tarkoittama
haitallinen toiselle kuuluvan alueen vettyminen on estettävä.
(lupamääräykset 4,6,7)

Määräys on annettu poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle.
(lupamääräys 9)

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981)
Maa-ainesasetus (926/2005)

Luvan voimassaolo
Lupa on voimassa 31.5.2025 saakka.

Tarkastusmaksut
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkistamisesta perittävä taksan
mukainen maksu on 250 euroa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös
Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy

Jäljennös päätöksestä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päätöskuulutus
Naapurikiinteistöt

Ilmoittaminen kunnassa
Lupapäätöksestä ilmoitetaan Eurajoen kunnan virallisilla
internetsivuilla.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen maa-aineslain 20 §:n mukaisesti. Valitus on
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä sitä päivää
lukuun ottamatta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Ympäristölupahakemus, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta
tehdystä valituksesta/vastine korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta
tehdystä valituksesta

255/11.01.00/2017

Ympltk § 40
ASIA
* * * * * * * * * * * * hakevat Eurajoen kunnan ym pä ris tö lau ta kun nal ta
toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa eläinsuojalle. Ha ke mus
sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseksi muu tok sen haus ta
huolimatta. 

LUVAN HAKIJA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Lupahakemus koskee olemassa olevaa siipikarjakasvattamoa, joka
si jait see Eurajoen kunnan Mullilassa kiinteistöllä Kylä-Piri RN:o 5:43,
osoit tees sa * * * * * * * * *

Lupaa haetaan eläinmäärän kasvattamiseksi 39 000 broi le re-
monuorik koon nykyisestä 20 000 broileremonuorikosta. Kyseessä
on olemassa olevan toiminnan olennainen muuttaminen.

Hakemus sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lu pa-
pää tök sen lainvoiseksi tuloa. Perusteluna toiminnan aloittamiseksi
en nen lupapäätöksen lainvoimaisuutta on sopimustuotanto Dan-
Hatch Finlandin kanssa. Vakuudeksi on esitetty 2000 euroa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1
mo men tin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 a
mu kaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen eläin suo-
jaa koskevassa ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojelulain 27 §:n
1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11
a mukaan ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin kohdan
10 a mukaan.

ASIAN VIREILLE TULO
Hakemus on toimitettu Eurajoen kunnanympäristölautakunnalle
9.5.2017, jolloin asia on tullut vireille.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN
KAA VOI TUS TI LAN NE
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Eurajoen kunnan rakennuslautakunta on myöntänyt toiminnalle kos-
kien ns. uutta kanalaa ympäristöluvan 10.6.2003 ja Eurajoen kun-
nan ympäristölautakunta koskien ns. vanhaa kanalaa 18.9.2007. Lu-
van hal ti jan muuttumisesta on ilmoitettu Eurajoen kunnan ym pä ris-
tön suo je lu vi ran omai sel le 11.10.2016.

Satakunnan maakuntakaavassa alueelle on merkitty pohjavesialue
se kä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alu-
eel la ei ole yleis- tai asemakaavaa.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Eläinsuojat (2 kpl) sijaitsevat Eurajoen Mullilassa Kaukomäentien
mo lem min puolin. Kanaloiden ympäristö on maatalousvaltaista, asu-
tuk sen ympäröimää aluetta.

Ns. vanha kanala:
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 30 metrin etäisyydellä kanalasta.
100 metrin säteellä kanalasta mitattuna on viisi asuinrakennusta.
Asuin ra ken nuk set sijaitsevat länsi- ja eteläpuolella. Eurajokeen on
mat kaa kanalasta noin 130 metriä. Kanala sijaitsee Mullilan I-luokan
poh ja ve si alu eel la.

Ns. uusi kanala:
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä kanalasta.
Ka na lan välittömässä läheisyydessä ei ole muita asuinrakennuksia.
Eu ra jo keen on matkaa noin 100 metriä. Kanalasta pohjavesialueen
ra jal le on matkaa noin 110 metriä.

Lähin vedenottamo sijaitsee noin 800–900 metrin päässä kanaloista
Ir jan teen pohjavesialueella.

LAITOKSEN TOIMINTA
Hakemuksen mukainen toiminta käsittää broileremonuorikoiden kas-
va tus ta siten, että ns. vanhassa kanalassa kasvatetaan 16 000 ja
uu des sa kanalassa 23 000, eläinmäärän ollessa yhteensä 39 000.
Eläi mis tä 35 000 on broileremoja ja 4000 kukkoja. Kanalaan tuo-
daan untuvikkoja keskimäärin 2,3 kertaa vuodessa. 18-19 viikon
kas va tus ajan jälkeen ne siirretään seuraavalle tuottajalle.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Hakijan mukaan toiminnassa syntyvät haju-, melu- ja pölyhaitat ovat
vä häi siä. Toiminnassa syntyy lantaa vuoden aikana noin 300 m3,
120-150 m3/ kasvatuserä. Kuivikkeena käytetään pehkua eli
turvetta. Lantaa ei varastoida kiin teis töl lä vaan se toimitetaan
eteenpäin kasvatuserän poistuessa. Lan ta levitetään omille ja
vuokrapelloille. Lantaa toimitetaan myös ja los tet ta vak si Biolan
Oy:lle. Lannan levitykseen käytettävää pel to alaa on 110 hehtaaria.
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Jalostettavaksi lantaa viedään sellaisina ai koi na, kun levitys pelloille
ei ole mahdollista. Lanta kuormataan as fal toi dul la alustalla. Lantaa
ei milloinkaan levitetä pohjavesialueelle.

Kun hallit ovat tyhjät eläimistä ja lannasta, hallit pestään ja de sin fioi-
daan. Pesuista syntyvät jätevedet johdetaan vanhassa kanalassa
sa ko kaivoi hin ja uudessa kanalassa umpisäiliöön. Vanhan kanalan
sa ko kaivo ja ollaan muuttamassa umpisäiliöksi syksyn 2017 aikana.
Kum mas sa kin kanalassa on myös wc ja suihku, joista syntyy jä te ve-
siä.

Kuolleet eläimet, joita tulee noin 1000 vuodessa, säilytetään jääh dy-
tys kon tis sa ja ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan noin
kuu si kertaa vuodessa.

Kanalat lämmitetään hakkeella. Kiinteistöllä on 300 kilowatin ha ke-
voi ma la. Haketta kuluu vuoden aikana noin 1000 kuutiota. Öljyä käy-
te tään varavoimana. Lisäksi kanalat on varustettu aggregaatein.
Van han kanalan puolella on lupaprosessin aikana uusittu maan pääl-
li nen öljysäiliö. Uusi öljysäiliö on kooltaan 2 m3, 2-vaippainen, va lu-
ma-al taal li nen, lukittu ja varustettu ylitäytönestimellä sekä la pon es to-
lait teel la eli pohjavesialueella hyväksyttävä säiliö. Uudessa ka na las-
sa on kaksi 1,5 m3 öljysäiliötä sisätiloissa. Lisäksi kiinteistöllä, poh-
ja ve si alu een ulkopuolella, on polttoainesäiliöt myös kuivurille (10
m3) ja traktorille (2x2m3) sekä yksi säiliö varalla. Kiinteistöllä va ras-
toi ta vat kemikaalit, kuten desinfiointiaineet ja eläinten lääkkeet säi ly-
te tään asianmukaisesti sisätiloissa.

Kummassakin kanalassa on koneellinen ilmanvaihto, poistohormeja
on kuusi ja niiden korkeus on 2,5 metriä. Vanhassa kanalassa on
käy tös sä kostutusjärjestelmä, joka muun muassa sitoo poistoilmasta
pö lyn.

Toiminnasta aiheutuu liikennettä noin 32-36 käyntikertaa vuodessa.
Käyn ti ker rat sisältävät rehu- ja untuvikkotoimitukset, nuorikkoviennit
se kä lanta- ja turvekuormat.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen
vi reil le tulosta kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin in ter-
net -sivuilla 31.5.–30.6.2017. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuu lu-
tus ajan nähtävillä Eurajoen kunnanvirastolla.
Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Länsi-Suomi -nimisessä leh des-
sä 31.5.2017. Hakemuksesta on erikseen tiedotettu kirjeellä ka na loi-
den vaikutusalueella (500 m) sijaitsevien kiinteistöjen omistajia (51
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kpl).

Tarkastukset
Lupavalmisteluun liittyvä tarkastus on tehty 26.7.2017. Tar kas tuk-
ses ta on laadittu muistio, joka on nähtävänä kokouksessa.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot ter vey den suo je lu vi ran omai sel-
ta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Terveysvalvonta esittää lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

Hakemuksessa esitetty kasvattamotoiminta ei asianmukaisesti hoi-
det tu na aiheuta terveydensuojelulain aiheuttamaa terveyshaittaa.
Lu pa mää räyk siä annettaessa tulee kuitenkin huomioida seuraavat
sei kat:

Terveysvalvonta suhtautuu varauksiin uusiin ja/tai laajennettaviin
poh ja ve sien pilaantumiselle ja sitä kautta myös talousveden laadulle
ja turvallisuudelle riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittumiseen poh-
ja ve si alu eel le. Toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden eikä ta lous ve-
den pilaantumista/terveyshaittaa. Hakemuksesta ei käy selville mah-
dol li set talousvesikaivot toiminnan vaikutuspiirissä.

Lannan ja jätteiden käsittely, varastointi, kuljetus sekä lannan hyö-
dyn tä mi nen tulee toteuttaa niin, ettei niitä joudu ympäristöön eikä
niis tä aiheudu kohtuutonta haju- tai muuta haittaa toiminnan vai ku-
tus pii ris sä oleville.

Eläinjätteiden säilytys ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa
ei kä muuta haittaa toiminnan vaikutuspiirissä oleville. Kuolleita eläi-
miä tulee käsitellä ja säilyttää asianmukaisesti ja ne on toimitettava
mah dol li sim man pian käsiteltäväksi hakemuksessa ilmoitettuun lai-
tok seen.

Haittaeläinten (mm. hyönteiset, jyrsijät, linnut) torjumista ja suo jau tu-
mis ta varten tulee olla asianmukaiset suunnitelmat ja järjestelyt.

Eläinsuojan on noudatettava eläinsuojelulain, eläinsuojeluasetuksen
se kä kanojen pitoon asetettuja vaatimuksia.

Terveysvalvonnalla ei ole muuta huomioitavaa ym pä ris tö lu pa ha ke-
muk ses ta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa:

”Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vas-
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tuu alue katsoo, että pohjavesialueelle sijoittuvan eläinsuojan toi min-
ta lisää pohjaveden pilaantumisriskiä pohjavesialueella. Toiminnan
yh tey des sä on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun
ja pohjavesivaikutusten tarkkailuun. Lupaharkinnan yhteydessä tu-
lee pohjavesialueella huomioida ainakin seuraavaa:

Polttonesteiden, öljyjen ja muiden pohjavedelle haitallisten aineiden
va ras toin ti ja käsittely tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu
poh ja ve den tai maaperän pilaantumisvaaraa edes on net to muus ti lan-
tees sa.

Polttoainesäiliöt tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa poh ja ve si-
alu een ulkopuolelle. Kaikkien polttoainesäiliöiden tulee olla 2-vaip-
pai sia tai säiliöt tulee sijoittaa vähintään tilavuuttaan vastaavaan
suo ja-al taa seen, johon sadevesien pääsy on estetty. Siirtoputket va-
rus te taan suojaputkilla. Säiliöiden täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee
ol la tiivispohjaisia. Säiliöt tulee lukita ja varustaa ylitäytönestimillä ja
pin nan kor keus mit ta reil la.

Lantaa ei saa levittää pohjavesialueen muodostumisalueelle eikä ta-
lous ve si kai vo jen välittömään läheisyyteen. Eläinsuojien, lan ta va ras-
to jen ja lannan kuormausalueiden tulee olla tiivispohjaisia siten, ettei
hai tal li sia aineita pääse maaperään tai pohjaveteen.
Kaikki jäteveden, mukaan lukien eläinsuojan pesuvedet tulee johtaa
um pi säi li öön, josta ne on kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn
poh ja ve si alu een ulkopuolelle tai viemäröitävä asianmukaiseen kä sit-
te lyyn pohjavesialueen ulkopuolelle.Kuolleita eläimiä ei saa haudata
tai läjittää pohjavesialueelle.

Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata vuosittain
ns. Vanhakanalan välittömään läheisyyteen poh ja ve den vir taus suun-
nas sa alapuolelle asennettavasta havaintoputkesta. Mikäli kiin teis-
töl lä on veden laadun tarkkailuun soveltuva kaivo, veden laatua voi-
daan seurata myös kaivosta. Havaintopaikan määrittely ja mit tauk-
set, näytteenotot ja analysoinnit on suoritettava ulkopuolisen asian-
tun ti jan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan ta-
soi nen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva stan-
dar di) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä
ole vil la viranomaisten hyväksymillä menetelmillä.  Pohjavedestä on
suo si tel ta vaa tutkia ainakin typpiyhdisteet, kokonaisfosfori, veden
mik ro bio lo gi nen laatu sekä öljyt. Tarkkailutulokset tulee toimittaa
vuo sit tain tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä
Var si nais-Suo men ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vas-
tuu alu eel le.

Tässä lausunnossa hakemusta on käsitelty vai pohjavedensuojelun
kan nal ta”



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2020 78

Ympäristölautakunta § 40 12.09.2017
Ympäristölautakunta § 63 05.12.2017
Ympäristölautakunta § 31 12.05.2020

Lausunnot ovat nähtävänä kokouksessa.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksen kuulutusaikana saapui yksi (1) muistutus, jossa
on seitsemän (7) muistuttajaa. Yksi muistuttajista ottaa kantaa vain
ns. vanhaan kanalaan.

Muistuttajat A toteavat muistutuksessaan seuraavaa:

”* * * * * * * * * * * * hakevat ympäristölupaa broi le re monuorik ko kas-
vat ta moi den toiminnan laajentamiselle eläinmääriä kas vat ta mal la.

Vaadimme, että toiminnan aloittamislupa käsitellään ym pä ris tö lu pa-
kä sit te lyn yhteydessä.

Vaadimme, että ympäristöltk huomioi päätöstä tehdessään Vaasan
hal lin to-oi keuden29.4.2004 antaman päätöksen diaarinumero
01615/03/3605 kyseisten kasvattamoiden aiempaa ympäristölupaa
kos ke vas sa valituksessa. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä pää-
asia rat kai sun perusteluihin ns. vanhan kanalan kohdalla. Sen ym pä-
ris tö lu paa ei tule muuttaa sovintoratkaisusta, joka saatiin aikaan em.
hal lin to-oi keus kä sit te lyn seurauksena. Ns. uuden kanalan osalta voi-
mas sa oleva ympäristölupa on 10 000 broileriemonuorikolle. Lu pa-
ha ke muk sen mukaan uuden kanalan eläinmäärä kasvaisi yli kak sin-
ker tai sek si (23 000), joka lisäisi merkittävästi kanalan ym pä ris tö hait-
to ja.

Vaadimme, että ympäristölupakäsittelyssä huomioidaan ko. muu tok-
sen vaikutus tilan muihin (lantala ja lannan käsittely, kuolleiden
eläin ten polttolaitos, lämpölaitos ym.) niin, että ne kaikilta osin täyt tä-
vät ympäristöluvan ehdot jatkossakin, etenkin hajun ja pölyn osalta.
Li säk si on erityisesti huomioitava tuotantotilojen jatkuva riittävyys
niin, ettei eläinmäärien kasvattaminen tule vaatimaan tuotantotilojen
tai muiden tuotantotoimintaan sidoksissa olevien rakennusten ja ti lo-
jen laajentamista.

Hakijan kuuleminen
Luvan hakijalle annettiin tilaisuus tulla kuulluksi lausuntojen ja muis-
tu tuk sen johdosta. Vastineessaan hakijat toteavat seuraavaa: 

Vastaus Muistuttajan A ja asiakumppaneiden muistutukseen:

” Muistutuksessa  esille otettu Vaasan hallinto-oikeuden 29.4.2004
an ta ma päätös koskee lupakäsittelyä, jolla edellinen tilanharjoittaja
on hakenut  ympäristölupaa broileremo siitoskanalalle. Tämän jäl-
keen toiminnan muutoksen myötä lupa on haettu ja myönnetty broi-
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le re monuorik ko kasvattamolle.  Tuotantomuutoksen seurauksena
toi min ta on muuttunut oleellisesti toimintojen ja ympäristövaikutusten
osal ta. Ympäristölle aiheutuneet haitat ovat siis vähentyneet mer kit-
tä väs ti. 

Lannan käsittely toteutetaan asianmukaisesti. Lantaa ei varastoida
ti lal la. Erän päätyttyä lanta kuljetetaan välittömästi  joko so pi mus-
kump pa ni Biolanille tai levitetään nitraattiasetuksen mukaisesti,
ajan koh das ta riippuen (kevät kylvöjen aikaan) omille pelloille. Lantaa
ei levitetä pohjavesialueelle.

Muistutuksessa mainittu kuolleiden eläinten polttolaitos ei ole ollut
käy tös sä 31.8.2016 lähtien. Polttolaitoksen sijaan käytössä on kuol-
lei den eläinten säilytykseen tarkoitettu jäähdytyskontti. Tyhjennys
Hon ka joel le.

Lämpölaitosta koskien, lämmitystarve ei kasva eläinmäärän li sään ty-
mi ses tä johtuen, koska pinta-ala kasvattamoissa pysyy ennallaan.

Oman arviomme mukaan, eläinmäärän lisääntyminen tuo tan to ti lois-
sa ei lisää merkittävästi hajuhaittoja.  Pölyn sitomiseksi käytössä on
il man kos tu tus jär jes tel mä halleissa 1-2 sekä hallien 1-2 pois to il ma-
hor meis sa, eli ns. Vanhassa kanalassa.  Ympäristötoimen 26.7.2017
suo rit ta mal la tarkastuskäynnillä ei myöskään havaittu haju- tai pö ly-
hait to ja kanaloiden välittömässä läheisyydessä.

Kuten ympäristölupahakemuksesta ilmenee, haemme muutosta ole-
mas sa olevalle toiminnalle eläinmäärän kasvattamiseksi. Tuo tan to ti-
lo jen laajentamiselle ei ole tarvetta.
Kanaloiden toiminnasta tai muustakaan haitasta emme ole saaneet
va li tuk sia muistutuksen antaneilta tai muiltakaan henkilöiltä toi min-
tam me aikana.  Myöskään Eurajoen ympäristöviranomaiselle va li tuk-
sia ei ole esitetty.

Pyydämme Eurajoen ympäristölautakuntaa myöntämään toiminnan
aloit ta mis lu van sekä haetun ympäristöluvan hakemuksen mu kai ses-
ti.”

Terveysvalvonnan lausunnosta hakijat toteavat seuraavaa:
”Lannan ja jätteiden käsittely, varastointi, kuljetus sekä lannan hyö-
dyn tä mi nen toteutetaan niin, etteivät ne aiheuta ympäristölle haittaa.
Lan taa ei varastoida tilalla vaan erän päätyttyä lanta kuljetetaan vä-
lit tö mäs ti, joko sopimuskumppani Biolanille tai levitetään nit raat ti ase-
tuk sen mukaisesti omille pelloille (kevätkylvöjen ajankohtana). Lan-
taa ei levitetä milloinkaan pohjavesialueelle. Lannan lastausalueet
ovat asfaltoidut.
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Käytössä on omavalvontasuunnitelma, joka päivitetään sään nöl li-
ses ti. Suunnitelmassa huomioidaan muun muassa terveysvalvonnan
lau sun nos sa mainitut haittaeläimet. Lisäksi kunnan valvova tar kas-
tus eläin lää kä ri tekee tilalla valvontakäynnin vuosittain. Myös so pi-
mus kump pa ni Danhatch Finlandin eläinlääkäri ja tuotantoneuvojat
suo rit ta vat tilakäyntejä.”

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta hakija toteavat seu-
raa vaa:

”Korjauksena toteamme, että eläinsuojan kuivitetun alueen pinta-ala
on 1440 m2 ns. Vanhakanala ja 1870 m2 ns. Uusikanala. Samoin
kor jauk se na, polttoainesäiliön oikea tilavuus on 21 m3, ei 21 000
m3.

Vastauksena kannanottoon polttoainesäiliöitä, lannan käsittelyä, jä-
te ve siä ja kuolleita eläimiä koskien, hallin 1 (ns. Vanhakanala) polt-
to ai ne säi liö on muutettu säännösten mukaiseksi. Hallin 1(ns. Van ha-
ka na la) sakokaivot tullaan muuttamaan umpisäiliöiksi. Lannan las-
taus alu eet ovat asfaltoidut, eikä lantaa levitetä milloinkaan poh ja ve-
si alu eel le. Kuolleet eläimet säilytetään kuolleiden eläinten säi ly tyk-
seen tarkoitetussa jäähdytyskontissa, josta ne toimitetaan Hon ka-
joel le.

Ystävällisesti pyydämme lisäselvitystä Eurajoen kunnan vs. ym pä ris-
tö in si nöö ril tä, miten pohjaveden laadun tarkkailu tulisi toteuttaa.”

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

VIRANOMAISEN RATKAISU

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta hyväksyy * * * * * * * * * * * * *
broileremonuorikkokasvattamoa koskevan ym pä ris tö lu pa ha ke muk-
sen. Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lain voi mai sek si
tuloa, kun esitetty 2000 euron vakuus on asetettu Eurajoen kun nal-
le.

Toiminnassa on noudatettava lupahakemuksessa esitettyä ja jäl jem-
pä nä annettavia lupamääräyksiä.

Toiminta
1. Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 39 000 broileremonuorikkoa.
Eläin mää riä ja eläinyksiköitä voidaan muuttaa edellyttäen, että lan-
nan tuo tan to tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainitun
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eläin mää rän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

2. Raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja
kä si tel tä vä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, ros-
kaan tu mis ta, kohtuutonta hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maa pe-
räl le tai pinta- tai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

3. Polttoainesäiliöiden tulee olla 2-vaippaisia tai säiliöt tulee sijoittaa
vä hin tään tilavuuttaan vastaavaan suoja-altaaseen, johon sa de ve-
sien pääsy on estetty. Pohjavesialueella siirtoputket on varustettava
suo ja put kil la. Säi liöi den täyttö- ja tankkauspaikkojen tulee olla tii vis-
poh jai sia. Säiliöt tu lee lukita ja varustaa ylitäytönestimillä sekä pin-
nan kor keus mit ta reil la. Polttoainesäiliöt tulee tarkastaa
säännöllisesti.

4. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen
viih tyi syy teen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vä-
hen tä mi sek si.

Lannan käsittely ja jätevedet
5. Eläinsuojien rakenteiden tulee estää lannan ja niistä aiheutuvien
va lu ma ve sien joutuminen pinta- ja pohjavesiin.

6. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella
alus tal la. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä.
Ra ken tei den ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei tyhjennysten, siir-
to jen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Ympäristöön
va hin gon tai onnettomuuden johdosta joutunut lanta on korjattava
vä lit tö mäs ti talteen.

7. Lannan käsittely- ja levitysajankohta tulee pyrkiä valitsemaan si-
ten, että naapureille aiheutuva  haitta  olisi  mahdollisimman  vä häi-
nen. Käsittelyä ja levitystä tulee välttää mm. yleisinä juhlapäivinä.
Lan taa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen se-
kä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet,
joil le ei levitetä lantaa.  Lantaa ei saa levittää luokitelluille poh ja ve si-
alueil le.

8. Pohjavesialueella syntyvät jätevedet tulee viemäröidä poh ja ve si-
alu een ulkopuolelle tai tiiviiseen umpisäiliöön. Pesuvesiä ei saa le vit-
tää pohjavesialueelle.

9. Pohjavesialueella jätevesisäiliöt tulee tyhjentää perusteellisesti
vuo sit tain ja samalla niiden kunto on tarkistettava mahdollisten vau-
rioi den havaitsemiseksi. Puutteet on korjattava välittömästi. Muiden
jä te ve si säi liöi den kunto tulee tarkastaa riittävän usein.
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10. Toiminnanharjoittajan tulee seurata pohjaveden laatua kerran
vuo des sa ja asentaa pohjavesialueella olevan kanalan välittömään
lä hei syy teen vedenottamon suuntaan pohjaveden havaintoputki.
Poh ja ve des tä on tutkittava typpiyhdisteet, kokonaisfosfori sekä ve-
den mikrobiologinen laatu. Mittaukset, näytteenotot ja analysoinnit
on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien
(CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kan sain-
vä li nen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tar-
koi tuk seen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hy väk-
sy mil lä menetelmillä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain tie-
dok si Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluun sekä Var si nais-Suo-
men ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle. Ha-
vain to put ki on asennettava ja ensimmäinen analysointi tehtävä
31.12.2018 mennessä.

Päästöt ilmaan
11. Tarvittaessa, mikäli kohtuutonta haju- tai pölyhaittaa ilmenee,
toi min nan har joit ta jan on tehtävä parannuksia kanaloiden il man vaih-
toon haju- tai pölyhaittojen vähentämiseksi hyödyntäen parasta käyt-
tö kel pois ta tekniikkaa. Tällöin suunnitelma haju- tai pölyhaittojen vä-
hen tä mi sek si on hyväksytettävä Eurajoen kunnan ym pä ris tön suo je-
lu vi ran omai sel la.

Jätteet
12. Jätteet tulee käsitellä Porin seudun jätelautakunnan alueen jä te-
huol to mää räys ten mukaisesti.

13. Kuolleet eläimet ja eläinten osat tulee toimittaa mahdollisimman
pian käsiteltäviksi asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen. Eläin-
jät teen on välivarastointi ja käsittely järjestettävä ter veys vi ran omai-
sen hyväksymällä tavalla.

Paras käyttökelpoinen tekniikka
14. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyt tö-
kel poi sen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tällaisen tekniikan
käyt töön ot toon.

Poikkeus- ja häiriötilanteet
15. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa mer kit tä-
vää haittaa, on ilmoitettava välittömästi Eurajoen kunnan ym pä ris-
tön suo je lu vi ran omai sel le. Jos häiriötilanteesta saattaa olla vaaraa
poh ja ve del le, on ilmoitus tehtävä myös pelastuslaitokselle, ter vey-
den suo je lu vi ran omai sel le ja Eurajoen kunnan vesilaitokselle.

Toiminnan lopettaminen ja luvan haltijan vaihtuminen
16. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, kuten
toi min nan kasvattamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta tai toiminnan
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lo pet ta mi ses ta tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin kunnan ym pä ris-
tön suo je lu vi ran omai sel le. Toiminnan loppuessa tai keskeytyessä
lan ta ja muut jätteet on toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön
tai vastaanottopaikkaan.

Kirjanpito, seuranta ja raportointi
17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa kasvattamon toi min-
nas ta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Eurajoen kunnan
ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vuosittain maaliskuun loppuun
men nes sä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tie-
dot:

- tiedot eläinmääristä
- tiedot lantamääristä, vastaanottosopimuksista ja levitysaloista
- tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista
- tiedot mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niiden ai-
heut ta mis ta ympäristövaikutuksista ja päästöistä
- tiedot jätevesi- ja öljysäiliöiden tarkastuksista
- pohjavesinäytteen tulokset (määräys 10)

Pohjavesinäytteen tulokset on toimitettava myös Varsinais-Suomen
ELY-kes kuk seen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja
nou da te taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym pä ris tön suo-
je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti muk-
set.

Luvan myöntämisen edellytykset
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei
ase te tut lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu yksin tai
yhdessä mui den toimintojen kanssa terveyshaittaa, erityisten luon-
non olo suh tei den huonontumista taikka vedenhankintaan tai yleiseltä
kannalta tär keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä
eräistä naa pu ruus suh teis ta annetussa laissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta. Mää räyk siä annettaessa on otettu huomioon
toiminnan aiheuttama pi laan tu mi sen todennäköisyys ja
onnettomuusriski sekä alueen kaa va mää räyk set.

Lupamääräysten perustelut
Lupamääräys 1 on annettu toiminnan rajoittamiseksi hakemuksessa
il moi te tun mukaisesti. Eläinlajiketta ja eläinten määriä voidaan kui-
ten kin muuttaa siten, että lannantuotanto tai muut ym pä ris tö vai ku-
tuk set eivät ylitä luvassa sallitun eläinmäärän lannantuotantoa tai
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mui ta ympäristövaikutuksia.

Lupamääräys 2 perustuu ympäristönsuojelulain 4 §:ään (velvollisuus
eh käis tä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista).

Lupamääräykset 3 5, 6, 8, 9 ja 10 perustuvat ympäristönsuojelulain
8 §:ään ja sen tarkoituksena on estää toiminnasta aiheutuva pohja-
ja pintavesien pilaantumisriski. Tuotantotilat sijaitsevat osittain tär-
keäl lä pohjavesialueella, joten toiminnassa tulee noudattaa erityistä
va ro vai suut ta ja huolellisuutta jätteiden, jätevesien, polttoaineiden ja
lan nan käsittelyssä.

Lupamääräys 4 on annettu haittaeläinten torjumiseksi.

Lupamääräys 7: Kuormauksesta aiheutuva haitta on kestoltaan ly-
hyt ai kais ta ja sitä voidaan ehkäistä välttämällä levitystä sellaisina
ajan koh ti na, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Määräys perustuu
myös pohjaveden pilaamiskieltoon.

Lupamääräys 11 on annettu mahdollisten haju- ja pölyhaittojen mi ni-
moi mi sek si.

Lupamääräykset 12 ja 13 ovat annettu jätehuollon asianmukaisesta
jär jes tä mi ses tä. Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jät-
teis tä tai niiden varastoinnista aiheudu maaperän, pohjaveden tai
ve sis tön pilaantumisen vaaraa. Ympäristölle haitallisten aineiden
jou tu mi nen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on estettävä ym-
pä ris tö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tilalla kuolleiden eläin-
ten raatojen asianmukaisella säilyttämisellä ja hävittämisellä ra joi te-
taan eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja niistä aiheutuvaa ih-
mis ten ja eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti ja toi min nan har-
joit ta jan on koneita ja laitteita uusiessaan mahdollisuuksien mukaan
otet ta va käyt töön tällaisia uusia, ympäristönsuojelun kannalta ny kyis-
tä parempia tekniikoita (lupamääräys 14).

Lupamääräys 15 on annettu poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle.
Nii hin tulee varautua ennalta, jotta voidaan ehkäistä haitallisia ter-
veys- ja ympäristövaikutuksia.

Lupamääräys 16 on annettu koskien toiminnan lopettamista tai lu-
van hal ti jan vaihtumista. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä ym pä ris-
tön suo je lu toi mis ta on tarpeen edellyttää suunnitelmaa hyvissä ajoin,
jot ta alueen kunnostamisesta, päästöjen ehkäisemisestä ja mah dol-
li ses ta tarkkailun järjestämisestä voidaan päättää ajoissa.
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Valvonnan edellytyksenä on kirjanpito toiminnasta syntyneistä jät-
teis tä sekä mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista (lupamääräys
17).

Vastaus lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin vaa ti muk-
siin
Lausunnoissa esitetyt seikat on huomioitu lupamääräyksissä il me ne-
väl lä tavalla.

Muistuttajat A: Tarvittaessa, mikäli kohtuutonta haju- tai pölyhaittaa
il me nee, Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaa-
tia toiminnanharjoittajalta suunnitelmaa haittojen vähentämiseksi (lu-
pa mää räys 11).  Alueelta ei ole tullut lähivuosina valituksia hajusta
tai pölystä toiminnanharjoittajalle tai Eurajoen kunnan ym pä ris tön-
suo je luun.

LUVAN VOIMASSAOLO
Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi. Mikäli
toi min nas sa tai toiminnan laajuudessa tapahtuu olennainen muutos,
on luvanhaltijan haettava uusi ympäristölupa.

Korvattava päätös
Tämä päätös korvaa Eurajoen kunnan rakennuslautakunnan
10.6.2003 ja Eurajoen kunnan ympäristölautakunnan 18.9.2007
myön tä mät ympäristöluvat.

Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo
myön ne tyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on
ase tus ta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
ole vien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 850 euroa.
Mak su perustuu Eurajoen kunnan yhteisvaltuuston 19.9.2016 hy väk-
sy mään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukkoon.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 18.9.2017.



EURAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2020 86

Ympäristölautakunta § 40 12.09.2017
Ympäristölautakunta § 63 05.12.2017
Ympäristölautakunta § 31 12.05.2020

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös 
* * * * * * * * * * * *
Jäljennös päätöksestä
Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat
Porin seudun ympäristöterveydenhuolto
Muistuttaja asiakumppaneineen

Ilmoittaminen kunnassa
Eurajoen kunnan virallinen ilmoitustaulu
Eurajoen kunnan internet -sivut
Länsi-Suomi -lehti
Asianosaiset, joita asia erityisesti koskee

LISÄTIETOJEN ANTAJA
Vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto, p. 044 701 7036

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea YSL:n 96 §:n mukaista muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne,
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset
viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä. Valitusosoitus on
päätöksen liitteenä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Ympltk § 63
Eurajoen ympäristölautakunnan ympäristönsuojelulain mukaisesta
päätöksestä on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeudelle. Asian
diaarinumero on 01363/17/5111.

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Eurajoen ympäristölautakunnan
lausuntoa * * * * * * * * * * * * ympäristöluvasta tehdystä valituksesta.
Eurajoen ympäristölautakunta on 18.9.2017 antanut päätöksensä * *
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* * * * * * * * * * ympäristölupahakemuksesta koskien
broileremonuorikkokasvattamon toiminnan olennaista muuttamista
Eurajoen kunnan Mullilassa kiinteistöllä Kylä-Piri  RN:o 5:43.

Lausuntopyyntö, valituskirjelmä ja valituksen täydennys ovat
esityslistan liitteenä.

Lisätiedot:
vs. ympäristöinsinööri
Outi Aalto
p. 044 701 7036
outi.aalto@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Eurajoen ympäristölautakunta päättää antaa Vaasan
hallinto-oikeudelle * * * * * * * * * * * * ympäristöluvasta tehdystä
valituksesta seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunta katsoo, että on päätöstä tehdessään
huomioinut ympäristönsuojelulain 48 ja 49 §:n sekä antanut
tarvittavat lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon alueen ominaisuudet.

Valituksen tekijät viittaavat valituksessaan Vaasan hallinto-oikeuden
päätökseen (01615/03/3605), joka on koskenut broileremokanalaa,
jossa munantuotanto on ollut noin 2 800 000 kpl vuodessa.
Ympäristölautakunta katsoo, että tämän jälkeen kasvattamon
ympäristövaikutukset ovat merkittävästi vähentyneet, koska on
siirrytty broileremonuorikkokasvatukseen, jossa untuvikot
kasvatetaan nuorikoiksi  (18-19 viikkoisiksi). Tuotantosuuntaa on
muutettu nimenomaan ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Eläimet ovat siis pienempiä, jolloin myös esimerkiksi rehun ja lannan
määrä sekä ilmanvaihdon tarve on pienempi. Vaasan hallinto-oikeus
on v. 2004 päätöksessään (dnro 01615/03/3605) todennut, että
hakemuksen mukaisen toiminnan (broileremokanala) on vanhan
olemassa olevan kanalan osalta katsottava aiheutuvan eräistä
naapuruussuhteista annetun laissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta. Lautakunta korostaa, että tuotantosuunnan muuttamisen
lisäksi ympäristövaikutuksia on vähennetty kostutusjärjestelmän
avulla.

Ympäristölautakunta on katsonut, että kasvattamorakennuksen
kostutusjärjestelmä on toiminut hyvin vuosina 2007-2017, sillä
valituksia ei ole tullut kuntaan tai toiminnanharjoittajalle. Hakijoiden
mukaan kostutusjärjestelmä on riittävä myös nyt haetulle
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eläinmäärälle (vanha kanala 16 000). Valituksen tehneiden
vaatimuksesta vs. ympäristöinsinööri on käynyt 9.11.2017
rakennustarkastajan kanssa ns. vanhassa kanalassa, kanalan
ollessa tyhjillään toteamassa, että kostutussuuttimet ovat kaikissa
poistoilmahormeissa ja ne toimivat.  

Ympäristöluvassa on annettu lupamääräys 11 siltä varalta, mikäli
eläinmäärän lisäys aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta pölyn tai hajun
osalta. Tällöin toiminnanharjoittajan on parannettava ilmanvaihtoa
hyödyntäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lisäksi on vaadittu,
että parannustoimenpiteistä esitetään ensin suunnitelma, jonka
ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy.

Valituksessa on osittain virheellistä tietoa. Valituksessa mainitaan,
että etäisyys asutukseen olisi vain 15 metriä. Tämä ei pidä
paikkansa vaan etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on noin 30
metriä. Toisin kuin valituksessa mainitaan, lupamääräyksiä on lisätty
ja tiukennettu, ei lievennetty. Lannan lastauspaikat ovat asfaltoituja
ja lupamääräyksellä 6 on tarkoitettu myös, että kuormatessa ei saa
päästä tapahtumaan vuotoja, ja että myös kuormausalueelta lanta
on siivottava pois. Toiminnanharjoittajat ovat jo hankkineet
umpisäiliön ja se asennetaan vuoden 2017 aikana.

Lupavalmisteluun liittyvä tarkastus on tehty 26.7.2017 ja siitä on
laadittu muistio. Tarkastuksella on käyty molempien
kasvattamorakennusten luona ja mm. todettu ettei tarkastushetkellä
hajuhaittaa ollut kasvattamojen läheisyydessä. Tarkastuksella on
otettu valokuvia, jotka toimitetaan hallinto-oikeudelle päätöksen
perusteena olevien asiakirjojen mukana. Kuvassa 6 näkyy esim.
naapurin läheisyys (talousrakennus). Edellinen tarkastus on tehty
vuonna 2013. Seuraava valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
olisi ollut tänä vuonna (2017) ja se tehtiin nyt lupavalmisteluun
liittyvän tarkastuksen yhteydessä.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Ympltk § 31 Eurajoen ympäristölautakunnan ympäristönsuojelulain mukaisesta
päätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian
diaarinumero on 5711/1/19.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Eurajoen ympäristölautakunnan
vastinetta * * * * * * * * * * * * ympäristöluvasta tehdystä
valituslupahakemuksesta ja valituksesta. * * * * * * * * * * * * * on
myönnetty 18.9.2017 ympäristölupa broilerkasvattamotoiminnan
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laajentamiseen ja muuttamiseen Eurajoen kunnan Mullilan kylässä
kiinteistöllä Kylä-Piri 51-417-5-43.

Valituslupahakemuksen perusteluina valittajat ovat esittäneet, että
ympäristöluvassa ei ole huomioitu lisääntyvää haju- ja pölyhaittaa
vaikka kanamäärä kasvaa 1,6 kertaiseksi. Valituksessa on pyydetty
muutosta ympäristöluvan kohtaan 11 (päästöt ilmaan). Valittajat
vaativat, että ympäristölupa tältä osin kumotaan ja palautetaan
Eurajoen ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Vastinepyyntö ja valituskirjelmä ovat esityslistan liitteenä.

Lisätiedot:

ympäristöinsinööri
Mari Salminen
044 701 7036
mari.salminen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:
Eurajoen ympäristölautakunta päättää antaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen seuraavan vastineen:

Lautakunta viittaa vastineessaan aiempaan Vaasan
hallinto-oikeudelle annettuun lausuntoon, jossa on käsitelty
ympäristöluvan lupamääräysten kohtaa 11. Lisäksi valituksessa
mainittu Vaasan hallinto-oikeuden päätös v. 2004 (04/0412/2)
koskee nimenomaan broileremokanalaa, jonka jälkeen toiminnan
tuotantotapa on muuttunut broileremonuorikkokanalaksi ja myös
toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat vähentyneet tuotantotavan
muutoksesta johtuen. Nykyisen ympäristöluvan mukaisessa
tuotantotavassa broilerit kasvatetaan tilalla 18-viikkoisiksi, jonka
jälkeen ne toimitetaan tilalta eteenpäin. Lautakunta katsoo, että
valituksessa ei tule huomioida aiempaa Vaasan hallinto-oikeuden
päätöstä vuodelta 2004, sillä kyseessä on eri toiminta mitä
nykyisessä luvassa. Lisäksi valittajat ovat pyytäneet kiinnittämään
huomiota hallinto-oikeuden esittelijän ja tekniikan alan
hallinto-oikeustuomarin eriäviin mielipiteisiin hallinto-oikeuden
päätöksestä. Eriävässä mielipiteessä väitetään, että toiminnasta on
jo aiemmassa laajuudessa koettu haittaa. Lautakunnan näkemys
on, että aiempi toiminta vanhan kanalan osalta koski
broileremokanalaa, ei siis nykyistä broileremonuorikkokasvatusta.

Ympäristöinsinööri on tehnyt tilalle 5.3.2020 ympäristöluvan
valvontaohjelman mukaisen tarkastuksen ja siitä on laadittu muistio.
Tarkastushetkellä molemmissa kasvatushalleissa oli toimintaa ja
hallien läheisyydessä ei havaittu haju- tai pölyhaittaa.  Hallien
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jätevesien käsittelyyn on tullut parannuksia, nyt molempien hallien
jätevedet johdetaan umpisäiliöihin. Lisäksi ns. vanhan kanalan
viereinen öljysäiliö on uusittu vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Lisäksi lautakunta korostaa, että Eurajoen
ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tehty vuosien 2007 - 2020
aikana yhtään valitusta kasvattamoiden toiminnasta. Tästä syystä ja
lisäksi kiinteistölle tehtyjen tarkastusten perusteella ei voida olettaa,
että toiminnasta aiheutuisi haittaa ja hajun ja pölyn aiheuttamaa
kohtuutonta rasitusta kasvattamoiden lähialueelle. Näin ollen
perusteita valitusluvan myöntämiselle ei lautakunnan mielestä ole.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Määrärahojen seuranta ja raportointi

41/02.02.02/2020

Ympltk § 32

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan
jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata
talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin,
että määrärahat riittävät.

Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka
kuukaudelta.

Raportti esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:
Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Ilmoitusasiat

Ympltk § 33
Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat 30.3.-3.5.2020.

EDG-Dieselvaravoimalaitosprojekti, rakennuttajavalvonta, selvitys
valmiusasteesta 6.4.2020.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös:
§20  Rakennustarkastajan viran vaalin vahvistaminen.

Ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös:
§4   Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa /
Kuljetus-Mäkivaara Oy

Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

----
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Valitusosoitus

Pykälissä 28,29,31,32 ja 33  tehtyihin päätöksiin ei kunta lain 136 §:n
mu kaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää tös kos kee vain
valmiste lua tai täytäntöönpanoa.

Pykälän 30 osalta voidaan tehdä valitus Vaa san hallin to-oi keu delle,
PL 204, 65101 Vaasa. Valituksen voi teh dä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asioin ti pal ve lus sa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika on 30 päi vää. Va li tusaika luetaan päätöksen an to päi väs-
tä tätä päi vää kuiten kaan lukuun ottamatta.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suo rit teis ta
perittävistä maksuista annetun tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti mak sua
hallinto-oikeudessa 260 euroa. Oi keu den käyn ti mak sua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa va li tuk sen alais ta päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.

-----


